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LGS -MERKEZİ SINAV DENEME TAKİP ÇİZELGESİ 

 

SN Tarih Deneme Adı 
Türkçe Matematik Fen Bilimleri TC İnkılap Tarihi Din Kültürü İngilizce Toplam 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         



 

 

MERKEZİ SINAV TÜRKÇE YILLARA GÖRE KONU SORU DAĞILIM ÇİZELGESİ & ÖDEVLENDİRME FORMU 

SN Konu Adı 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ÖDEV 

1 Parçada Anlam 8 3 10 4 6 7 
 

2 Sözel Mantık ve Görsel Okuma 1 7 4 7 5 4 
 

3 Sözcükte Anlam 2 2 2 1 2 4 
 

4 Cümlede Anlam 2 2 2 2 1 2 
 

5 Deyimler ve Atasözleri 1 - 2 - - - 
 

6 Metin Türleri 1 1 - 2 1 - 
 

7 Yazım Kuralları 1 1 - 1 1 1 
 

8 Noktalama İşaretleri 1 1 - 1 1 1 
 

9 Fiilimsiler 1 1 - 1 - 1 
 

10 Cümle Türleri 1 1 - 1 - - 
 

11 Anlatım Bozukluğu 1 1 - - 1 - 
 

12 Cümlenin Ögeleri - - - 1 1 - 
 

13 Söz Sanatları - - - 1 - - 
 

14 Fiilde Çatı - - - - 1 - 
 

 Toplam 20 20 20 20 20 20  



 

 

MERKEZİ SINAV MATEMATİK YILLARA GÖRE KONU SORU DAĞILIM ÇİZELGESİ & ÖDEVLENDİRME FORMU 

SN Konu Adı 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ÖDEV 

1 Köklü Sayılar 3 3 3 2 3 5 
 

2 Cebirsel İfadeler 3 3 4 2 2 4 
 

3 
Doğrusal Denklemler 
ve Eğim 

3 5 - 2 4 - 
 

4 Üslü Sayılar 2 2 4 3 2 4 
 

5 Çarpanlar ve Katlar 1 1 3 3 1 3 

 

6 Veri Analizi - 1 3 2 1 2 
 

7 Olasılık 1 1 3 1 1 2 
 

8 Üçgenler 1 2 - 2 2 - 
 

9 Eşitsizlikler 2 1 - 2 1 - 
 

10 Geometrik Cisimler 3 1 - - 1 - 
 

11 Eşlik ve Benzerlik 1 1 - 1 1 - 
 

12 Dönüşüm Geometrisi 1 1 - - 1 - 
 

 Toplam 20 20 20 20 20 20  



 

 

MERKEZİ SINAV FEN BİLİMLERİ YILLARA GÖRE KONU SORU DAĞILIM ÇİZELGESİ & ÖDEVLENDİRME FORMU 

SN Konu Adı 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
ÖDEV 

1 
Madde ve 

Endüstri 2 6 4 5 5 4 

 

2 
DNA ve 

Genetik Kod 
2 3 8 5 4 8 

 

3 

Eneri 

Dönüşümleri 
ve Çevre 
Bilimi 

7 3 - 4 4 - 

 

4 Basınç 1 2 5 2 2 5 

 

5 
Mevsimler ve 

İklim 
1 1 3 2 1 3 

 

6 
Basit 

Makineler 
2 2 - 2 2 - 

 

7 
Elektrik Yükleri 
ve Elektrik 

Enerjisi 
3 3 - - 2 - 

 

8  Ses ve Işık 2 - - - - - 

 

 Toplam  20 20 20 20 20 20  



 

 

MERKEZİ SINAV TC İNKILAP TARİHİ YILLARA GÖRE KONU SORU DAĞILIM ÇİZELGESİ & ÖDEVLENDİRME FORMU 

SN Konu Adı 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
ÖDEV 

1 
Atatürkçülük ve 
Çağdaşlaşan 
Dünya 

5 4 - 3 3 - 

 

2 

Milli Uyanış: 
Bağımsızlık 
Yolunda Atılan 
Adımlar 

2 2 4 2 2 2 

 

3 
Milli Bir Destan: 

Ya istiklal ya 

ölüm! 
- 2 3 2 2 3 

 

4 
Bir Kahraman 

Doğuyor 1 1 3 1 1 5 

 

5 
Atatürk Dönemi 
Dış Politika 

1 1 - 1 1 - 

 

6 
Demokratikleşme 
Çabası - - - 1 1 - 

 

7 
Atatürk’ün 
ölümü ve sonrası 1 - - - - - 

 

 Toplam  10 10 10 10 10 10  

 

 



 

 

MERKEZİ SINAV DİKAB TESTİ YILLARA GÖRE KONU SORU DAĞILIM ÇİZELGESİ & ÖDEVLENDİRME FORMU 

SN Konu Adı 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ÖDEV 

1 Din ve Hayat 2 - 3 3 4 3  

2 
Zekat ve 

Sadaka 
1 3 3 3 2 3  

3 Hz. Musa - 1 3 2 - -  

4 
Kuranı Kerimin 
Özellikleri 2 2 1 1 - -  

5 
Hz. 

Muhammed’İn 
Örnekliği 

1 3 - - 1 -  

6 Kader İnancı 1 - - 1 3 4  

7 

İslamın 

Paylaşmaya ve 
Yardımlaşmaya 
verdiği Önem 

1 1 - - - -  

8 
İslam Dinine 
göre kötü 
davranışlar 

1 - - - - -  

9 Hac İbadeti 1 - - - - -  

 Toplam  10 10 10 10 10 10  



 

 

MERKEZİ SINAV İNGİLİZCE TESTİ YILLARA GÖRE KONU SORU DAĞILIM ÇİZELGESİ & ÖDEVLENDİRME FORMU 

SN Konu Adı 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ÖDEV 

1 Teenlife  1 3 2 1 1 -  

2 Friendship 2 1 2 1 2 4  

3 In the kitchen 1 1 2 2 1 2  

4 The Internet 1 1 2 1 1 2  

5 On the phone - 1 2 1 1 2  

6 Tourism 3 - - 1 1 -  

7 Chores 1 1 - 1 1 -  

8 Adventures 1 1 - 1 1 -  

9 Science - 1 - 1 1 -  

 Toplam  10 10 10 10 10 10  



 

 

 DERS BAZINDA DENEME SINAVI TAKİP ÇİZELGESİ - TÜRKÇE 

 
Tarih Deneme Adı Doğru Yanlış Boş Net Boş ve Yanlışların Olduğu Konular Açıklama/ Ödev 
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DERS BAZINDA DENEME SINAVI TAKİP ÇİZELGESİ - MATEMATİK 

 
Tarih Deneme Adı Doğru Yanlış Boş Net Boş ve Yanlışların Olduğu Konular Açıklama/ Ödev 
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DERS BAZINDA DENEME SINAVI TAKİP ÇİZELGESİ – FEN BİLİMLERİ 

 
Tarih Deneme Adı Doğru Yanlış Boş Net Boş ve Yanlışların Olduğu Konular Açıklama/ Ödev 

1 
        

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

 



 

 

DERS BAZINDA DENEME SINAVI TAKİP ÇİZELGESİ – TC İNKILAP TARİHİ 

 
Tarih Deneme Adı Doğru Yanlış Boş Net Boş ve Yanlışların Olduğu Konular Açıklama/ Ödev 

1 
        

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

 



 

 

DERS BAZINDA DENEME SINAVI TAKİP ÇİZELGESİ - DİKAB 

 
Tarih Deneme Adı Doğru Yanlış Boş Net Boş ve Yanlışların Olduğu Konular Açıklama/ Ödev 
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DERS BAZINDA DENEME SINAVI TAKİP ÇİZELGESİ - İNGİLİZCE 

 
Tarih Deneme Adı Doğru Yanlış Boş Net Boş ve Yanlışların Olduğu Konular Açıklama/ Ödev 
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AYLIK SORU ÇÖZÜM ÇİZELGESİ 

Tarih  Türkçe Matematik Fen TC İnkılap Tarihi DİKAB İngilizce Toplam 
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HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMI 

 PAZARTESİ SALI  ÇARŞAMBA  PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR 

1.ETÜT 
OKUMA ETÜTÜ 

       

2.ETÜT 
YENİ NESİ MAT. ETÜTÜ 

       

3.ETÜT 
ANLAM SORULARI ETÜTÜ 

       

4.ETÜT 
İNGİLİZCE KELİME EZBER ETÜTÜ 

       

5.ETÜT        

6.ETÜT        

7.ETÜT        

8.ETÜT        

9.ETÜT        

10.ETÜT        

 

GÜN SONU DEĞERLENDİRME 

Günlük Hedeflere Ulaşıldı Mı? 

Kaç Soru Çözüldü? 

       

 



 

 

KİTAP OKUMA LİSTESİ 

 KiTABIN ADI YAZARI  TÜRÜ SAYFA 

SAYISI 

BAŞLAMA 

TARİHİ 
BİTİRME 
TARİHİ 

DEĞERLENDİRME 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 



 

 

 


